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Na aula passada, vocé conheceu as ferramentas-mae, ou seja, as
ferramentas que dao origem a tudo no mercado!

Nesta aula, vamos te ensinar como enviar ordens de compra e
venda. Afinal, nossa missao no mercado é ler os movimentos, encon-
trar oportunidades de qualidade e entdao comprar ou vender. Isso é 0
resumo do que é ser um trader!

Existem 3 coisas fundamentais que vocé vai usar todos os dias no
mercado:

1- Enviar uma ordem de compra;
2- Enviar uma ordem de venda;
3-Cancelar uma ordem enviada;

Vamos mostrar passo a passo de como fazer isso!

Veja a ferramenta abaixo:
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V Mercado

Venda no Bid

Venda no Ask

Conectado

Essa ferramenta é chamada de Boleta Scalper.

Ela € bem simples de ser usada! Vamos cada um dos botdes que
ela possui:
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1. Seletor de quantidade:
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® Conectado

Essa regiao central da boleta permite que vocé escolha a quanti-
dade de lotes que deseja negociar. Exemplo: se pressionar no botao
“1" e depois vender, voceé vai vender 1 lote de mini indice. Essas quanti-
dades sao configuraveis, beleza? Quanto mais experiente o trader for,
maiores sao os lotes que ele utiliza.

Antes de continuarmos com os demais botdes, preciso te explicar 2
conceitos importantes. Para isso, vou usar o seguinte exemplo de livro
de precos do mini indice. Alias, vamos usar esse livro de pregos em
toda essa aula:

Livro de Precos - WINFUT 0 < G 1

Qtde Compra Venda

110 112.845 112.850
236 112.840 112.855

277 112.835 112.860
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Vocé ja aprendeu quem sao os melhores precos de compra e de
venda em aulas passadas. Nesse caso, o melhor comprador (aquele
gue paga mais caro) € o 112.845 e o melhor vendedor (aquele vende
mais barato é o0 112.850):

* Livro de Precos - WINFUT 0D< & 1, O X

Compra Venda Qtde
Melhor [ 11 112345 112850 79 Melhor
comprador 236 112.840 112.855 186 vendedor

277 112.835 112.860 158

Até aqui, sem novidades, certo?

A novidade esta no uso de duas palavrinhas em inglés para fazer
referéncia a esses precos: Bid e Ask.

Bid é o preco do melhor comprador, enquanto o Ask é o pre¢o do
melhor vendedor. Simplesmente isso!

Fica assim, veja:

|® - Livro de Pregos - WINFUT 0O< & 1,
Qtde Compra Venda
Melhor (110 112.845) 112.850 79 Melhor
comprador 236 112.840 112.855 186 vendedor
(BID) 277 112.835 112.860 158 (ASK)

Entdo, sempre que alguém te disser “bid”, vocé ja deve pensar ime-
diatamente no melhor preco de compra. Se alguém disser “ask”, vocé
ja deve pensar no melhor preco de venda.

Agora que vocé entendeu o que é o BID e o ASK, vamos seguir com
as explicagcdes da Boleta Scalper!
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2. C mercado:
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® Conectado

Esse primeiro botao chamado da esquerda “C Mercado” significa
“Comprar a mercado”. Lembra das ordens a mercado que vimos ante-
riormente? Entdo, ao clicar neste botao, vocé imediatamente ficara
comprado no pre¢o do melhor vendedor do momento. Exemplo:

Livro de Precos - WINFUT

Qtde Compra

110 112.845 112.850
236 112.840 112.855
277 112.835 112.860

O melhor vendedor do momento acima € o 112.850. Se clicar em “C
Mercado”, imediatamente vocé comprara 1 lote desses vendedores.
Se acontecer de alguém negociar todos os 79 lotes desse preg¢o antes
de vocé, sua ordem a mercado ira consumir os lotes do préoximo

melhor vendedor, que sera o 112.855.

Isso acontece porque a ordem a mercado tem a missao de executar
a quantidade total de lotes independentemente do prec¢o!
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3. Compra no Ask:

V Mercado
Compra no « Venda no Bid
melhor vendedor . S e e

® Conectado

Vocé aprendeu que o ASK é o melhor vendedor, certo?

Compra no ASK entao é vocé enviar uma ordem de compra no
melhor vendedor, fechando negdcio com o vendedor imediatamente!

Talvez aqui vocé tenha uma duvida: “Mas André, comprar no Ask
nao da no mesmo resultado do que comprar a mercado?”.

Essa duvida é bastante pertinente!

Apesar de serem parecidas, essas ordens tém efeitos diferentes!

Quando vocé compra a mercado, vocé aceita qualquer prego que
estiver disponivel no momento! Quando vocé compra no ask, vocé sé

fecha negdécio no melhor vendedor do momento e nada mais!

Vamos analisar um exemplo para que fique claro. Veja o livro de
precos abaixo:
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f- Livro de Pregos - VALE3

Qtoe Venda

66,93 100

100 66,92
3,40k 66,91 66,94 700
66,60k 66,90 66,95 1,40k
6,40k 66,89 66,96 4,90k
20,00k 66,88 66,97 4,50k

Esse € um livro de prec¢os da agao da Vale.
Veja que o melhor vendedor € 0 66,93 e tem apenas 100 agdes.

Se vocé comprar 500 a¢des a mercado, vocé ird consumir as 100
acdes a 66,93 e mais 400 acgdes a 66,94, pois lembre que o ordem a
mercado tem como objetivo atender a quantidade total de lotes que o
trader pediu, independe preco.

Mas se vocé comprasse 500 a¢des no Bid, vocé enviaria uma ordem
limitada no melhor vendedor. Porém, o melhor vendedor possui
apenas 100 ac¢des! Entao vocé compraria essas 100 agdes e as outras
400 acgdes que vocé queria ficariam penduradas no preco a espera de
algum vendedor para fechar negécio.

Percebeu como sao instrugdes diferentes?

No botdo “C Mercado” vocé entra no melhor preco que tiver na tela
e pode pagar mais caro se necessario.

Com o botao “Compra no Ask”, vocé compra apenas no melhor
vendedor do momento e nada mais!
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4.Compra no Bid:
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® Conectado

Este botao é bem simples!

Basicamente ele vai pendurar uma compra no melhor comprador!
Exemplo:

¥ - Livro de Pregos - WINFUT

Compra

112.845) 112.850

112.840 112.855
112.835 112.860

Ao clicar no botao, a plataforma enviaria uma ordem de compra
para pendurar a 112.845, que tem 110 lotes. Esse preco entdo ficaria
com 111 lotes apods o envio da sua ordem de compra.
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5.V Mercado:

V Mercado » Venda imediata

Venda no Bid

Venda no Ask

® Conectado

Aqui temos o mesmo raciocinio do C Mercado, mas, ao invés de
comprar, vocé ira vender imediatamente!

Exemplo:

¥ -~ Livro de Pregos - WINFUT

Qtde Compra Venda

110 112.845 112.850
236 112.840 112.855
277 112.835 112.860

Ao clicar em “V Mercado” com 1 lote, vocé ira fechar negdécio imedia-
tamente com o comprador a 112.845.

Se acontecer de algum vendedor negociar todos os 110 lotes desse
preco antes de vocé, sua ordem a mercado ird consumir os lotes do
proximo melhor comprador, que sera o 112.840.

Isso acontece porque a ordem a mercado tem a missao de executar
a quantidade total de lotes independentemente do preg¢o!
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6. Venda no Bid:

V Mercado

Venda no Bid » Venda no
Venda no Ask melhor comprador

® Conectado

Agora que vocé ja sabe o que é o Bid, fica facil de saber o que esse
botao faz, ndo &2

Venda no Bid é enviar uma ordem limitada de venda no melhor
preco comprador. Vocé vai fechar negdécio imediatamente, mas a sua
ordem nao vai consumir lotes em outros niveis de precos

Exemplo:

Livro de Precos - WINFUT

Qtde Compra

110 112.845 112.850
236 112.840 112.855
277 112.835 112.860

Se voceé selecionar 1 lote e clicar em “Venda no Bid", sua ordem vai
ser enviada a 112.845! A quantidade de lotes nesse preco ira cair de 110
para 109, pois vocé acabou de vender 1 lote para os compradores.

COMO COMPRAR E VENDER




Se acontecer de nao ter quantidade suficiente no melhor compra-
dor, sua ordem de venda ficara pendurada para aguardar algum com-
prador fechar o negécio contigo.

Perceba que € a mesma légica da compra, pois os conceitos sao os
mesmos! O que muda é que agora estamos falando em vender. Mas o
processo de negociagao € o mesmo de antes, combinado?

7. Venda no Ask:
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® Conectado

Venda no Ask é bem parecida com o Compra no Bid.

A diferenca aqui € que vocé ira pendurar uma venda no melhor
preco vendedor.

Exemplo:

I-‘ Livro de Precos - WINFUT D < &

Qtde Compra Venda

110 112.845 112.850
236 112.840 112.855

277 112.835 112.860
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Se selecionar 1 lote e clicar em “Venda no Ask”, vocé vai pendurar
uma venda a 112.850. A quantidade de lotes que estava em 79 passara
a ficar com 80 com o acréscimo do seu lote.

8. Cancel Ordens:
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V Mercado
Venda no Bid
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® Conectado

Cancelar ordens
limitadas

Esse botdao tem o propodsito de cancelar as ordens limitadas que
VOCcé enviou ao mercado.

Quando enviamos ordens limitadas em precos que ja tém compra-
dores ou vendedores, nossa ordem fica pendurada no final da fila para
aguardar a execucao. Veja um exemplo disso:

Lista de Ordens

Status Criagdo  Ultima Atualiza¢Z Lado Ativo Preco

| Aberta [T 7Y 16:04:32 [l wmnw22 111500

1
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Veja que essa ordem de compra de 1 lote de mini-indice estda com
status “Aberta”, ou seja, ela estd aguardando.

Nesse exemplo, vocé poderia mudar de ideia e desistir de comprar
nesse prego. Para cancelar a sua ordem, bastaria clicar no botao “Can-

celar Ordens”.

9. Zerar:
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®» Conectado

Zerar posic¢ao atual

Quando o trader compra ou vende um ativo, dizemos que ele esta
posicionado! Para sair de uma operacgao, ele precisa zerar essa

posicao!

Basicamente, se o trader esta comprado e clica em “Zerar”, a plata-
forma ira vender e a operagao vai ser encerrada.

Exemplo:

Trader esta zerado, ou seja, nao esta comprado nem vendido:

Ao clicar no botdo ©Mercado

a posicao dele ficara assim:

R$ 0,00
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Veja que a posi¢cao esta com 1
contrato na compra e esta
ganhando R$20,00.

R$0,00 Res. Aberto (° Ao clicar no botao m,

a plataforma ira encerrar o
Qtd trade, entao a quantidade
0 volta a ser O:

O mesmo exemplo poderia ser dado na venda! Veja que o trader
comec¢a zerado

o R$0,00 Res. Aberto (%
Ao clicar no botéao

a posi¢ao dele passa a ser:

Veja que agora a posicao dele
é -1, indicando que ele esta vendido!

RS 0,00
Ao clicar no botao m,
a posicao do trader passara

a ser novamente um O:
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10. Inverter:

Venda no Bid

Venda no Ask

Cor ctado

Inverter posicdo atual

O botao inverter literalmente inverte a posicao do trader! Se esta
comprado, fica vendido! Se esta vendido, fica comprado!

Exemplo:

Trader esta vendido em 1 lote:

Ao clicar no botéo investeriN |

a posicao passa a ser de compra:

Pronto! Depois dessa aula, vocé ja sabe tudo o que precisa saber
sobre como enviar as suas ordens ao mercado!

Na préoxima aula, vamos falar sobre o Gerenciamento de Risco, ou
seja, como nao perder dinheiro no mercado
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